11/11/22, 11:44 Correo: Nancy N. Hernandez Huerta - Outlook

RV: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>
Vie 11/11/2022 11:30 AM

Para: Nancy N. Hernadndez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>

CC: Oscar Martinez <oscar.martinez@canal22.org.mx>;Sergio E. Ortiz Rabadan
<sergio.ortiz@canal22.org.mx>

Reingresos

Saludos.

Alfredo Aguilar Goldner

Gerente de Presupuesto

Atletas 2, edificiao Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, CDMX.
Teléfono: 55 5544 8022 ext. 2045

Ricardo Television Metropolitana 5.A. de C.V

DFIOFes  pieccion de Finanza
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De: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>

Enviado: jueves, 10 de noviembre de 2022 06:53 p. m.

Para: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Alfredo Aguilar Goldner
<alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Laura P. Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>

Asunto: RV: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

Estimado Victor Mancilla
Remito tramite

Saludos cordiales,

o~y Javier Aranda Luna
" Director de Noticias

t Pedro Infante, col, Country Club,
"P. 04210, CDMX
4 2022 ext. 2076 y 2021

202216725 i
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De: Laura P. Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>
Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2022, 18:45

Para: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>
Asunto: RV: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

JAVIER ARANDA LUNA
DIRECTOR DE NOTICIAS

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADAQYTEyMzdiLTE1OTctNDNhYi1iOTdiLWZIYjk0YjIhNWIOYgAQAPst1DaoSEvohgnNKYzG09g%3D 1/4
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LE MANDO EL TRAMITE CORREGIDO

Laura Patricia Frias Adaya
Coordinador Administrativo

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, CDMX.
Teléfong: 55 5544 9022 ext, 2016

Television Metropolitana 5.4, de C.V,

ZFIE-?EE Crireccidn de Noticias
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De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: jueves, 10 de noviembre de 2022 06:13 p. m.

Para: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>

CC: Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar
<victor.mancilla@canal22.org.mx>; Nancy N. Hernandez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Oscar
Martinez <oscar.martinez@canal22.org.mx>; Sergio E. Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>; Laura P.
Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>

Asunto: Re: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

Estimado Javier Aranda,

Se devuelve la Solicitud de Pago 1736 del proveedor Judrez Zarco Francisco Javier,
toda vez que hay error en la factura de compra del NAV no corresponde al
beneficiario (se anexo la de Ledn Monterrubio Katia)

Saludos.

Alfredo Aguilar Goldner

GCerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.

Teléfono: 55 5544 9022 ext, 2045

elevision Metropolitana 5.4, de C.V,

I
Direccidn de Finanzas

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado: miércoles, 9 de noviembre de 2022 03:19 p. m.

Para: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>; Laura P. Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>
Asunto: Re: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

En atencion a lo senalado en el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos
para el intercambio de informacioén oficial a través de correo electronico institucional
como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)"”, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 17 de abril del 2020, confirmo la recepcion de su framite.
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Saludos.

Alfredo Aguilar Goldner

Gerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, CDMX.

Teléfong: 55 5544 9022 ext. 2045

sion Metropolitana 5. 4. de C.V,
cidgn de Finanzas

De: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 8 de noviembre de 2022 06:39 p. m.

Para: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Alfredo Aguilar Goldner
<alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Laura P. Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>

Asunto: RV: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ

Estimado Victor Mancilla
Remito tramite

Saludos Cordiales

A Javier Aranda Luna
? Director de Naticias
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,

alcaldia Coyoacén, C.P. 04210, CDMX.
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De: Laura P. Frias Adaya <patricia.frias@canal22.org.mx>
Fecha: martes, 8 de noviembre de 2022, 17:26

Para: Javier Aranda Luna <javier.aranda@canal22.org.mx>
Asunto: TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ
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JAVIER ARANDA LUNA
DIRECTOR DE NOTICIAS

LE MANDO EL TRAMITE DE PAGO DE FRANCISCO JUAREZ DE LOS
SERVICIOS DE OCTUBRE

Laura Patricia Frias Adaya

Coordinador Administrativo

Atletas Z, edificio Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, CDMX.

Teléfong: 55 5544 9022 ext, 2016

/ < Television Metropolitana 5.4, de C.V,
wzrlﬁh’gs Direccidon de Noticias
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