30/8/22, 12:34 Correo: Nancy N. Hernandez Huerta - Outlook

RV: PAGO ADOBE CREATIVE CLOUD 2022

Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>
Mar 30/08/2022 12:32 PM

Para: Nancy N. Hernadndez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>

CC: Oscar Martinez <oscar.martinez@canal22.org.mx>;Sergio E. Ortiz Rabadan
<sergio.ortiz@canal22.org.mx>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (3 MB)
ADOBE CREATIVE CLOUD.rar;

Envio para su registro, revisién y_en su caso, trédmite a pago..

Te pido por favor, Naye, que cuando hayas terminado se lo envies a Sergio
Enrique con copia a miy a Oscar, indicdndole el numero de Solicitud de pago, para
gue el continue con el trdmite.

Saludos.

CARE Alfredo Aguilar Goldner
Gerente de Presupuesto
Atletas 2, edificiao Pedro Infante, col, Country Clulb,
alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, CDMX.
Teléefono: 55 5544 9022 ext, 2045

Ricardy i__-:-_--.:_-:--...-;;_-.;.-.;-;.;;..-;_-.-. 5.4 det

N 2 Flores
1 siace Magon

De: Raul Yau Mendoza <raul.yau@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 11:43 a. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar
<victor.mancilla@canal22.org.mx>; Ernesto Curiel Zarate <ernesto.curiel@canal22.org.mx>
Asunto: RV: PAGO ADOBE CREATIVE CLOUD 2022

Buenos dias Alfredo,
Te solicito atentamente dar tramite a la presente solicitud de la GTI.

Te envio un cordial saludo

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADAQYTEyMzdiLTE1OTctNDNhYi1iOTdILWZIYjk0YjIhnNWIOYgAQAGaJ2mAfIkRshBuvPWL5VbQ%3D 12
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b Raul Yau Mendoza

Subdirector General Técnico vy Operativo

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.

Teléfono: 55 5544 9022 ext. 4007

“nﬁ Television Metropolitana S.4. de C.V.
Subdireccion General Técnica y Operativa

L e — @ui-e e

De: Ernesto Curiel Zarate <ernesto.curiel@canal22.org.mx>
Enviado el: lunes, 29 de agosto de 2022 05:04 p. m.

Para: Raul Yau Mendoza <raul.yau@canal22.org.mx>
Asunto: PAGO ADOBE CREATIVE CLOUD 2022

Estimado Ing. Radl Yau Mendoza
Buena tarde;

Le adjunto documentacién de pago por el servicio de Renovacién de Licenciamiento de Adobe Creative Cloud 25 licencias,
por el periodo del 01 de abril al 31 diciembre 2022; del proveedor SWON IT SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.; me
puede ayudar con la continuidad del proceso de acuerdo al procedimiento que establecié la Direccién de Finanzas para la
atencién de trdmites .

Solicitud de Pago

A. El enlace administrativo de cada drea deberd:

1. Solicitar el CFDI al proveedor (PDF).

2. Solicitar el reporte de actividades o soporte (PDF).

3. Requisitar los formatos de Solicitud de Pago y Constancia de aceptacién del bien o Servicio (PDF).

4 Adjuntar Contrato (en caso de que aplique) (PDF).

5. En caso de ser reembolso de fondo revolvente adjuntar relacién de comprobantes, asi como los CFDIs
correspondientes. (PDF)

6. Enviar la documentacién anterior en archivo .zip via correo electrdnico al Responsable del Gasto.

B. El Responsable del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviard via correo electrénico el archivo .zip al
Autorizador del Gasto.

C. El Autorizador del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviard para su trdmite via correo electrdnico el
archivo .zip a la Direccién de Finanzas con copia a la Gerencia de Presupuesto a los

correos victor.mancilla@canal22.org.mx y alfredo.aguilar@canal22.org.mx .

D. La Gerencia de Presupuesto enviard correo confirmando la recepcién de la documentacion.

Saludos cordiales.

Ernesto Telésforo Curiel Zarate

Gerente de Tecnologias de la Informacion.
Atletas 2, edificic Pedro Infante, col, Country Club,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.

Teléfono: 55 5544 9022 ext, 3045 y 3046

rmdwvil 55 2435 2713

Television Metropolitana 5.4, de CV,
Geranoia de Tecnologias de la Infarmacior
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