28/12/22, 13:57 Correo: Nancy N. Hernandez Huerta - Outlook

RV: Pago Pedro Yafez Acosta “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos”
2022

Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>
Mié 28/12/2022 12:23 PM

Para: Nancy N. Herndndez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>

CC: Oscar Martinez <oscar.martinez@canal22.org.mx>;Sergio E. Ortiz Rabadan
<sergio.ortiz@canal22.org.mx>

Envio para su registro, revision y_en su caso, fradmite a pago..

Te pido por favor, Naye, gue cuando hayas terminado se lo envies a Sergio
Enrique con copia a miy a Oscar, indicandole el niumero de Solicitud de pago, para
gue el continue con el trdmite.

Saludos.

CRHAE Alfredo Aguilar Goldner
Cerente de Presupuesto
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.
Telefono: 55 5544 8022 ext, 2045
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De: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 27 de diciembre de 2022 07:43 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Asunto: Fwd: Pago Pedro Yafiez Acosta “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos” 2022

Pata su tramite
Gracias

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Obtener Outlook para Android

From: Enrique Mora Mordn <enrique.mora@canal22.org.mx>

Sent: Tuesday, December 27, 2022 6:31:56 PM

To: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Subject: Rv: Pago Pedro Yafiez Acosta “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos” 2022

Lic Cardona

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADAOY TEyMzdiLTE1OTctNDNhYi1iOTdiLWZIYjkOYjIhNWIOY gAQAKrsDogb2UsCh0XeHOtT5xc%3D 1/4
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Por favor cuando tengas oportunidad lo podrias reenviar a Victor para continuar con el tramite de
pago, gracias

Victor
Buenas tardes,

Envio tramite ya con las correcciones solicitadas (cambio en NAV de recursos fiscales a
propios)

Saludos.

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 05:57 p. m.

Para: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

CC: Enrique Mora Moran <enrigue.mora@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar
<victor.mancilla@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Oscar Martinez
<oscar.martinez@canal22.org.mx>; Nancy N. Herndndez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Sergio E.
Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>

Asunto: Re: Pago Pedro Yafez Acosta “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos” 2022

Lic. Ricardo Cardona Acosta
Subdirector General de Administracion y Finanzas

De acuerdo con su instruccidon, envio tfrdmite con recursos propios para su
autorizacion.

Quedo en espera para continuar con el frdmite

Te comento las siguientes observaciones al trdmite:

De la SP-2061 con factura 2602

Error en la autorizacion de pago del NAV esta con recursos fiscales.
De la SP-2062 con factura 2654

Error en la fecha de recepcidn de la constancia de aceptacion.

Saludos.
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Alfredo Aguilar Goldner

Cerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.

Telefono: 55 5544 9022 ext, 2045

Ficarda Televisian | fetropolitana S.A.de CV

% 2 Flores
1 sase MaAgon

De: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 07:32 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

CC: Enrique Mora Moran <enrique.mora@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar
<victor.mancilla@canal22.org.mx>

Asunto: Pago Pedro Yafiez Acosta “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos” 2022

Lic. Victor Manuel Mancilla Escobar

Director de Finanzas

En atencién al oficio DF/511/123/2020 del 26 de marzo de 2020, derivado de las medidas
preventivas que se implementaron de forma institucional para la mitigacion y control de
riesgos de salud que implican la enfermedad del virus COVID-19, y con el propdsito de
confinuar con los procesos internos que ayudan al registro del Gasto de Administracion y
Presupuestal, asi como con fundamento en el “Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para el intfercambio de informacion oficial a través de correo electronico
institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el 7 de mayo de 2020
en el DOF, atentamente solicito el apoyo como “Autorizador de Pago” para tramitar las
solicitudes de pago conforme a lo siguiente:

Solicitud de pago: 249 Pago Mito vehicular HONDA CR-V 1 jun 2022.pdf

Concepto: Pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos
propiedad de Canal 22 (vehiculo marca HONDA CR-V) del 1 de junio de 2022.

Monto: $5,104.00

Solicitud de pago: 250 Pago Mtto vehicular DODGE PICK UP 19 octubre 2022.pdf

Concepto: Pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos
propiedad de Canal 22 (vehiculo marca DODGE PICK UP) del 19 de octubre de 2022.
Monto: $3,306.00

Se adjunta a cada tramite:

e Solicitud de pago escaneada.
¢ Documentacion soporte del pago.
e Registro sistema NAV

Sin mas por el momento, envio un cordial saludo.
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Ricardo Cardona Acosta

Subdirector General de Administracion y Finanzas
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club,
alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, CDMX.

Teléfono: 55 5544 9022 ext, 1058
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