4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

Re: Solicitud de Pago Valuacion Actuarial

Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>
Mié 04/08/2021 11:45 AM

Para: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>
CC: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango
<deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Direccién General <dg@canal22.org.mx>

Se recibe trdmite de pago por instrucciones del Subdirector General de Administracion y Finanzas

Saludos.

ERNAY Alfredo Aguilar Goldner

GCerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alealdia Coyvoacan, CP. 04210, Ciudad de México
Teletono: [55) 5544 9022 ext, 2045

De: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 08:23 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

CC: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango
<deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Direccién General <dg@canal22.org.mx>

Asunto: RE: Solicitud de Pago Valuacién Actuarial

Estimado Alfredo,

Reitero, ya se envio la solicitud de pago, ya se cumplid con el oficio del 26 marzo, ya se hicieron las correcciones, procede al pago
correspondiente.

Muchas gracias por el apoyo.
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

— Ricarde Cardona Acosta
'} Subdirector General de Administracion y Finanzas

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club
Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciuadad de México
Teléfona: (55) 5544 2022 ext, 1058

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: martes, 3 de agosto de 2021 08:19 p. m.

Para: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

CC: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango
<deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Direccién General <dg@canal22.org.mx>

Asunto: Re: Solicitud de Pago Valuacién Actuarial

Lic. Ricardo Cardona,

Con la finalidad de que se lleve a cabo la revision del responsable de gasto y posteriormente la revision del
autorizador del gasto, se solicita que sea este Ultimo quien envie la Solicitud de Pago, no importa si es primer ingreso,
O posteriores reingresos.

El cumplir con los lineamientos no retrasa los frdmites, son los errores u omisiones que generan devoluciones las que
derivan en estos atrasos. No omito senalar que, con todas las dreas se maneja el mismo procedimiento en

cumplimiento de los procesos establecidos en el oficio DF/511/123/2020 del 26 de marzo de 2020, por lo que mucho
agradeceré su muy amable y valioso apoyo.

Saludos.
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

Al Alfredo Aguilar Goldner
'j GCerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5544 Q022 ext. 2045

Televisiagn Metropolitana 5.4, de C.y

De: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 07:45 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

CC: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Nancy N. Hernandez
Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Oscar Martinez <oscar.martinez@canal22.org.mx>; Sergio E. Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>;
Leticia Avalos Hernandez <|eticia.avalos@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>; Direccién General <dg@canal22.org.mx>
Asunto: RE: Solicitud de Pago Valuacién Actuarial

Alfredo,

Como podras observar el tramite de pago lo envié desde el 30 de julio, lo devolviste para correcciones y estas ya se
efectuaron, no creo necesario volver a ser yo quien vuelva a enviar el tramite de pago, eso solo retrasa los tramites, por
lo que te pido atiendas la instruccidn de pago.

Gracias y saludos.

- Ricardo Cardona Acosta
m Subdirector General de Administracion y Finanzas

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club
Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciuadad de Maxico
Teléfonao: (55) 5544 2022 ext. 1058
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: martes, 3 de agosto de 2021 07:35 p. m.

Para: Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

CC: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras
Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Nancy N. Hernandez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Oscar Martinez
<oscar.martinez@canal22.org.mx>; Sergio E. Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>; Leticia Avalos Herndndez <|eticia.avalos@canal22.org.mx>;
Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>

Asunto: Re: Solicitud de Pago Valuacidn Actuarial

Estimado Israel,

No es posible recibir el reingreso desde tu correo, toda vez que, como ya se les ha senalado en diversas ocasiones, y
con base en el oficio al oficio DF/511/123/2020 del 26 de marzo de 2020, es el autorizador del pago quien debe
enviar el frdmite de pago a la Direccién de Finanzas con copia a la Gerencia de Presupuesto.

Saludos.

Alfredo Aguilar Geldner

Gerente de Presupuesto

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldia Covoacan, C.RP. 04210, Ciudad de México
Telefono; [55) 5544 2022 ext, 2045

De: Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 02:24 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

CC: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Manuel Piedras
Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Nancy N. Herndndez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Oscar Martinez
<oscar.martinez@canal22.org.mx>; Sergio E. Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>; Leticia Avalos Herndndez <leticia.avalos@canal22.org.mx>;
Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>

Asunto: RE: Solicitud de Pago Valuacion Actuarial
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook
Estimado Alfredo,

Por instruccioén del Lic. Ricardo, me permito anexar al presente Solicitud de Pago y constancia de aceptacion, las
cuales ya contemplan las observaciones vertidas.

Saludos,

-y Israel Gonzalez Garcla
h GCerente de Administracion de Personal

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club
Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciuadad de Meéxico
Teléfonao: (55) 5544 2022 ext, 1052

Este mensaje electrénico y los archivos que se anexan al mismo, pueden contener informacién confidencial en términos de los articulos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y 116 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, por lo que, la divulgacion injustificada a terceros por parte de quien tenga conocimiento de tal informaciéon puede ser causa de responsabilidad en los términos que

establece la legislacion aplicable.

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 08:54 p. m.

Para: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>

CC: Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>; Nancy N. Herndndez Huerta
<nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Oscar Martinez <gscar.martinez@canal22.org.mx>; Sergio E. Ortiz Rabadan <sergio.ortiz@canal22.org.mx>; Leticia
Avalos Herndndez <|eticia.avalos@canal22.org.mx>; Deniss Ortiz Tarango <deniss.ortiz@canal22.org.mx>

Asunto: Re: Solicitud de Pago Valuacion Actuarial

Estimado Ricardo,

Se devuelve la Sol. de Pago 925 del proveedor Nathal Actuarios y Consultores, S.A. de C.V., toda vez que presenta los
siguientes errores:

1. Falta el nUmero de la serie en la constancia de aceptacion y SP.
2. Falta la fecha de la constancia de aceptacion.

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGUzN2MxODI2LWEOMzgtNDI4ZS04MWVKLTM3ZGE2NGFmMMGEzZAAUAAAAAADEBOOfjGe1S6HWrJV%2BUZwLAQBMn1ecLWaaSK0z84sFAgeyAAAGOEbVAA... 5/9
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https://outlook.office.com/mail/AAMKAGUzN2MxODI2LWEOMzgtNDI4ZS04MWVKLTM3ZGE2NGFmMMGEzZAAUAAAAAADEBOOfjGe1S6HWrJV%2BUZwLAQBMn1ecLWaaSK0z84sFAgeyAAAGOEDVAA. ..

Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V. EECHA

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS .
pia | MES | ANO

DIRECCION DE FINANZAS

CONSTANCIA ACEPTACION DEL BIEN O SERVICIO

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO
HABER RECIBIDC A MI ENTERA SATISFACCION LOS:

BIENES: I_l
SERVICIOS: I?

DESCRIPCION: Servicios profesionales para la realizacion de la valuacion actuarial
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del fondo constituido por Television
Metropolitana S.A. de C.V. para el otorgamiento de las pensiones por jubilacién al
personal sindicalizado conforme al Contrato Ley y el pago de las primas de
antigliedad del personal.

FECHA DE RECEPCION: 4 de junio de 2021

No. DE CONTRATO: TM-2021/05/01-AD No. DE FACTURA: 3793

No. DE REQUISICION:
9 QUISICION: 5 42
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

Emisor [ CFDI 3.3 |
ﬁi%gangzm " Foiia Fiacal 04653028-0109-47 CE-ASST-0211DBESF 260
Ncin N@lﬂl al Fesha y hora de certifeacion 2021-07-09T17:54:18
gﬂ-HAL ACTUARIOS ¥ CONSULTORES, S.A. DE iy A Cerlificado del SAT 00001 G00000E0T237013
8 Fecha de expadicidn 2021-07-09T17-47-25
Regimen fiscal 801 Certificado del emisor 0000100000050032 1407
Re o Tipo de comprobante |
[_.__.ﬂ_,___l Condiiones de pago
RFC Uso CFDI
TMES01116GZ8 e Formadepege  g9-POR DEFINIR
Mombre " Moneda BN
TELEVISION METROPOLITAMA SA DE CV Tipo de camblo 51.00
NumRegldTrib :4:: :?‘BS
Residencia Método de paga  PPD-PASO EN PARCIALDADES O DIFERIDD
Lugar de expedicion 01030
Nolden Cantidad Unidad Precio U, ClaveProdServ | ClavelUnidad
i Descuento Importe
Dsa& F':y r-:': MIF D3 1.00 SERVICID $102510.00 107500 E4B [ $0.00 ] 3 mzpﬁm oo
SCApCion: Valuachin actuarial comespondients al ejercicio fiseal 2020 del fondo da = P Pens i
Telauisiilh'lmpnﬁana. cmtt:;lc ;;‘Tﬁirgr;jﬁ:‘g Prima de Anligledad del personal de
_Impuesios irasladados Bazd T2ET0.00 TipoFactsr  Tasa  TasaOCuois O 1EO000___Impussio 0oz imports 162010
SUBTOTAL 510251000
DESCUENTO S0.00
Impuestos Traslados $16.401.60
Impuestas Retenidos $00.00
TOTAL $118,911.60

En cuanto ala omisidn de la serie, nuevamente te comento que | Unica drea que comete este error de manera
repetitiva es la Direccidon de Administracion. Adjunto PDFs de devoluciones por el mismo motivo durante el Ejercicio
2021, cabe mencionar que solamente hubo ofra drea que presentd esta omision, pero fue un evento Unico.

Saludos.

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGUzN2MxODI2LWEOMzgtNDI4ZS04MWVKLTM3ZGE2NGFmMMGEzZAAUAAAAAADEBOOfjGe1S6HWrJV%2BUZwLAQBMn1ecLWaaSK0z84sFAgeyAAAGOEDVAA. ..
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4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

LSS Alfredo Aguilar Geldner
'] GCerente de Presupuesto
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club

Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciudad de México
Telefono: (55) 5544 9022 ext. 2045

De: Ricardo Cardona Acosta <ricardo.cardona@canal22.org.mx>

Enviado: viernes, 30 de julio de 2021 02:56 p. m.

Para: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>
CC: Manuel Piedras Espinosa <manuel.piedras@canal22.org.mx>; Israel Gonzalez Garcia <israel.gonzalez@canal22.org.mx>

Asunto: Solicitud de Pago Valuacion Actuarial

Lic. Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

En atencion al oficio DF/511/123/2020 del 26 de marzo de 2020, derivado de las medidas preventivas que se
implementaron de forma institucional para la mitigacidon y control de riesgos de salud que implican la enfermedad
del virus COVID-19, y con el propdsito de continuar con los procesos internos que ayudan al registro del Gasto
de Administracidon y Presupuestal, atentamente te solicito el apoyo como Autorizador de Pago para tramitar lo
siguiente:

1. Solicitud de pago: Servicios profesionales para la realizacién de la valuacién actuarial correspondiente al
ejercicio fiscal 2020 del fondo constituido por Television Metropolitana S.A. de C.V. para el otorgamiento de

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGUzN2MxODI2LWEOMzgtNDI4ZS04MWVKLTM3ZGE2NGFMMGEzZAAUAAAAAADEBOOfjGe 1S6HwWrJV%2BUZwWLAQBMn1ecLWaaSK0z84sFAgeyAAAGOEbVAA... 8/9



4/8/2021 Correo: Alfredo Aguilar Goldner - Outlook

las pensiones por jubilacidon al personal sindicalizado conforme al Contrato Ley y el pago de las primas de
antigiiedad del personal..

Monto: $118,911.60

Se adjunta al presente carpeta zip conteniendo lo siguiente:

e Solicitudes de pago escaneadas.
« Documentacion soporte del pago.
e Registro Nav.

Es importante sefalar que los documentos se encuentran en archivo zip. y pdf.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién que te sirvas al presente, hago propia la ocasion para enviarte un
cordial saludo.

£aNAD Ricardo Cardona Acosta
'} Subdirector General de Administracion y Finanzas

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldia Coyoacan, CP. 04210, Ciuadad de México
Teléfonao: (55) 5544 9022 ext, 1058
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