Nancy N. Hernandez Huerta

De: Nancy N. Hernandez Huerta

Enviado el: lunes, 31 de mayo de 2021 07:26 a. m.

Para: Sergio E. Ortiz Rabadan

cc: Alfredo Aguilar Goldner; Oscar Martinez

Asunto: Sol. 626, 627 y 628

Datos adjuntos: INFOTEC ENERO 2021.rar; INFOTEC FEBRERO 2021.rar; INFOTEC MARZO 2021.rar

Sergio Ortiz
Por indicaciones de Alfredo Aguilar Goldner, envio los siguientes datos del trdmite de la:
Gerencia de Tecnologias de la Informaciéon

Sol. 624
Infotec Centro de Investigacion e innovacion en Tecnologias de la Informacién y Comunicacion
enero 2021

Sol. 627
Infotec Centro de Investigacion e innovacion en Tecnologias de la Informacion y Comunicacion
febrero 2021

Sol. 628
Infotec Centro de Investigacion e innovacion en Tecnologias de la Informacién y Comunicacion
marzo 2021

iSaludos!

— Nancy Nayeli Hernandez Huerta
'] Jefe de Piso
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club

Alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, Ciudad de México
Teléfong; (55) 5544 2022 ext, 2046

De: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

Enviado: viernes, 28 de mayo de 2021 02:16 p. m.

Para: Nancy N. Hernandez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>

CC: Victor Manuel Mancilla Escobar <victor.mancilla@canal22.org.mx>; Oscar Martinez
<oscar.martinez@canal22.org.mx>; Nancy N. Hernandez Huerta <nancy.hernandez@canal22.org.mx>; Leslie A.
Martinez Ambriz <leslie.martinez@canal22.org.mx>; Oscar Roman Lara <oscar.roman@canal22.org.mx>
Asunto: RV: INFOTEC PAGO ENERO-FEBRERO-MARZO 2021



Envio para su registro, revision y en su caso, trdmite a pago.

Te pido por favor, Naye, que cuando hayas terminado se lo envies a Sergio Enrique con
copia a miy a Oscar, indicdndole el nUmero de Solicitud de pago, para que el continUe
con el frdmite.

Saludos.

-y Alfredo Aguilar Goldner
n Cerente de Presupuesto
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club

Alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, Ciudad de México
Teléfong: (55) 5544 2022 ext, 2045

elevision Metropolitana 5.A. de C.V.

De: Raul Yau Mendoza <raul.yau@canal22.org.mx>

Enviado: viernes, 28 de mayo de 2021 02:09 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>; Victor Manuel Mancilla Escobar
<victor.mancilla@canal22.org.mx>; Juan Pablo Rosas Turanzas <juan.rosas@canal22.org.mx>
Asunto: RV: INFOTEC PAGO ENERO-FEBRERO-MARZO 2021

Buenas tardes Alfredo,
Te solicito atentamente dar tramite a la presente solicitud de la GTI.

Te envio un cordial saludo

LI Radl Yau Mendoza
1 Subdirector General Técnico ¥ Operativo
Atletas 2, edificio Pedro Infante, col, Country Club

Alcaldia Coyoacdn, C.P. 04210, Ciudad de México
Telefono: (55) 5544 2022 ext, 4007

De: Juan Pablo Rosas Turanzas

Enviado: viernes, 28 de mayo de 2021 01:51 p. m.

Para: Raul Yau Mendoza

CC: Alfredo Aguilar Goldner; Victor Manuel Mancilla Escobar
Asunto: RV: INFOTEC PAGO ENERO-FEBRERO-MARZO 2021




Estimado Ing. Raul Yau Mendoza
Buenas tardes;

Por medio del presente se adjunta la documentacién de pago por los servicios administrados de Internet Dedicado,
Servicio de Seguridad Perimetral UTM, Servicio de Seguridad para Servidores WEB y Servicio de Monitoreo y Reportes
del proveedor INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION referente a los meses de enero, febrero y marzo del 2021; solicitando su acostumbrado a poyo para
dar visto bueno y continuar con el proceso de acuerdo al procedimiento que establecid la Direccidon de Finanzas para la
atencion de tramites .

Solicitud de Pago
A. El enlace administrativo de cada area debera:

1. Solicitar el CFDI al proveedor (PDF).
2. Solicitar el reporte de actividades o soporte (PDF).
3. Requisitar los formatos de Solicitud de Pago y Constancia de aceptacion del bien o

Servicio (PDF).

Adjuntar Contrato (en caso de que aplique) (PDF).

En caso de ser reembolso de fondo revolvente adjuntar relacion de comprobantes,

asi como los CFDIs correspondientes. (PDF)

6. Enviar la documentacién anterior en archivo .zip via correo electrénico al
Responsable del Gasto.

B. El Responsable del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviard via correo electronico
el archivo .zip al Autorizador del Gasto.

C. El Autorizador del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviara para su tramite via
correo electrénico el archivo .zip a la Direccidn de Finanzas con copia a la Gerencia de
Presupuesto a los
correos victor.mancilla@canal22.org.mx y alfredo.aguilar@canal22.org.mx .

D. La Gerencia de Presupuesto enviara correo confirmando la recepcion de la documentacion.

uos

" Juan Pablo Rosas Turanzas
" Gerente de Tecnologias de la Informacién

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldia Coyoacan, CP. 04210, Ciudad de México
Teléfono: [35) 5544 D022 ext, 3046

México

2021




