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RV: INFOTEC - PAGO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2021

Raul Yau Mendoza <raul.yau@canal22.org.mx>
Mar 05/10/2021 12:10 PM

Para: Alfredo Aguilar Goldner <alfredo.aguilar@canal22.org.mx>

MJ 3 archivos adjuntos (12 MB)
INFOTEC JUNIO 2021.rar; INFOTEC MAYO 2021.rar; INFOTEC ABRIL 2021.rar;

" Raul Yau Mendoza
j Subdirector General Téecnico ¥ Operativo
Atletas 2, edificio Pedro Infante, cal, Country Club
Alcaldia Coyvoacan, TP 04270, Cludad de México

Teldéfana: |55) 5544 9022 axt. L0007

De: Raul Yau Mendoza

Enviado: viernes, 1 de octubre de 2021 02:21 p. m.

Para: Alfredo Aguilar Ruiz; Victor Manuel Mancilla Escobar
Asunto: RV: INFOTEC - PAGO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2021

Buenas tardes Alfredo,
Te solicito atentamente dar trdmite a la presente solicitud de la GTI.

Te envio un cordial saludo
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Raul Yau Mendoza

Subdirector General Téecnico ¥ Operativo

Atletas 2, edificio Pedro Infante, cal, Country Club
Alcaldia Coyoacan, C.P. 04210, Cludad de México
Teldéfano: (55) 5544 9022 axt. L0007

De: Alfredo Aguilar Ruiz

Enviado: lunes, 20 de septiembre de 2021 04:53 p. m.
Para: Raul Yau Mendoza

CC: Juan Pablo Rosas Turanzas; Hugo E. Guerrero Guerrero; Emilio René Garcia Rodriguez

Asunto: INFOTEC - PAGO ABRIL-MAYO-JUNIO 2021

Estimado Ing. Raul Yau Mendoza

Buenas tardes

Adjunto la documentaciéon de pago por los servicios administrados de Enlace Dedicado a Internet de 200 Mbps o superior, Suministro y operacién de
equipamiento de Seguridad Perimetral WAN (UTM), Suministro y operacién de equipamiento de Acceso Seguro WLAN y WIFI, Suministro y operacién de
equipamiento de Seguridad para Servidores Web (WAF); del proveedor INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION referente a los meses de abril, mayo y junio del 2021; me puede ayudar con la continuidad del proceso de acuerdo
al procedimiento que establecid la Direccidn de Finanzas para la atencion de tramites.

Solicitud de Pago

A. El enlace administrativo de cada area debers:

1.

vk wnN

6.

Solicitar el CFDI al proveedor (PDF).
Solicitar el reporte de actividades o soporte (PDF).
Requisitar los formatos de Solicitud de Pago y Constancia de aceptacion del bien o Servicio (PDF).
Adjuntar Contrato (en caso de que aplique) (PDF).
En caso de ser reembolso de fondo revolvente adjuntar relaciéon de comprobantes, asi como los CFDIs
correspondientes. (PDF)
Enviar la documentacion anterior en archivo .zip via correo electréonico al Responsable del Gasto.

B. El Responsable del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviard via correo electrénico el archivo .zip al
Autorizador del Gasto.
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C. El Autorizador del Gasto, en caso de considerarlo procedente, enviara para su tramite via correo electrénico el archivo

Zip a la Direccion de Finanzas con copia a la GCerencia de Presupuesto a los
correos victor.mancilla@canal22.org.mx y alfredo.aguilar@canal22.org.mx .

D. La Gerencia de Presupuesto enviara correo confirmando la recepcién de la documentacion.

Quedo atento para cualquier duda o comentario.

Al Alfredo Aguilar Ruiz
j GCerente de Digitales

Atletas 2, edificio Pedro Infante, col. Country Club
Alcaldia Covoacan, C.P. 04210, Ciudad de México
Teléfono: [55) 5544 3022 ext, 2033

Television Metropolitana 5.A. de C.V

Direccidn de Ingenileriay Oparacicnes
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